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EKOEZH AZIOAOIMHZHX

1. FTENIKA ZTOIXEIA

1.1 Zroixcia Siaywviopot

Ap1Bpd¢ Sraywvicpou; Nog (2)/022/2015.
TitAog Siaywviopou: Aiaywviapds Tou agopd v TrpopiBeia avaAwaoipwy epyagTnpiwy
NoanAeuTikrig

€39.000,00, N

gupTEpIAapBavopévou Tou PriA.

To avagepdpevo TToad gupTiepIAapBavel
ko106 eyxatdotaong/  exaidevang

. .. Texvohoyikd
MpoUmoloyiopbg: AvaBEToLoa ADX | gvemaniymo Kimpou
H obuBaon xpnuarodorefiar amd rov
mpolmnoAayiopo rou TexvoAoyikou
Navemamlou Kimpou
) MpopnBeia
EiSo¢ Zuppaong:

Madikagla:  Avoikth Aladikaola

Kpimpio Avabeang: Xapnhotepn nipn

Huepopnvia kan wpa ) Hpepopnvia
Huepoprnvia | 7. ros201. | Mg mpoBeopiag B e % | Mitng oytog | 2322015
TipoKfpung: uTToROAAG TTPOTPOPLIV: TIPOTQOPUN;

1.2 Apuodio Opyavo AfroAéynong

Zuvrovioriic Appodiou Opyavou: | Navaywta MiATiddoug
MéAoc Appodiou Opydavou: Mapidvva Kwvotavrivou
MéAog Apuodiou Opydvou: Nikog MitAetTov

'MéAbg Appobiou Opydvou:

MéAog Appodiou Opydvou:
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1.3 YmofAnBeioss mpoopopéc

AIA ENONYMIA OIKONOMIKOY ®OPEA
1. C &V KRITICOS SUPPLIERS LTD
2 ELINCOU DIAGNOSTICS LTD
3. LAB SUPPLIES - 1. FTAAANHE & XIA O.E.
4, SCIENTRONICS LTD
5. BIOTRONICS LTD




2. EKOEZH NOIOTIKHE EMIAOTHE

2.1 Xuvavriosig

r322

Bdoel wv Kavoviopwy Trepi Anpooiwv Zuppdocwy (K.A.11.242/2012) InmiBnke 6TTWGS Ta 1Mo KATW
dropa TapacTolv wg TTapATNENTES ATN/OTIC TO KATW cuvedpialeg Tng Emirpotrig AZioAéynonc:

e [eviki) AoyioTpia g Kumpiakiig Anpokpariag

o [evikny EAéykTpia Tng Kutrpiakrig Anpokpariag kal

o Eowrepikd EAeykTr Tou Texvohoyikol Mavemornuiov Kdmpou.

{Aeg Mapaprnpa A: EmoroAr mpéaxAnong kai Mapdprnua B: MNpaxniko/d suvavinang Emiporrris AfioAGynong)

AIA | HMEPOMHNIA [ QPA

Tonoz

HMEPHEZIA AIATAZH

1. 26./10./2015 8:00

Ipageia Tou TpiAparoc
Noanheutikig oy 080
Bpayadivou 15.

1. Mpoxatapkrikds EAeyyog umoBarhdpeviv
TIPOTHOPUV

2. 'Eheyxog tumikamv TipoimoBEgewy GUBIETOXAS

3. ‘EAeyyog mpoowmikig xardataang

4. ‘Eheyyog umrofahhopeviov eyypapuv TEXVIKAG
TIPOC@Opac

5. 'Eheyyog umoBahhopevv eyyplguv
OIKGVOIKAC TIpoTPopac

6. Afiohdynan Texvikiv wpodiaypaguwv

7. AGiohdynan oikovopIKiG TTPOTQOPag

2.2 Mpokarapkrikn e§éraon mAnpoérnrag mpooPopwv

Katd 1o o1ddio autd tng AfloAdynong, egerdatnkav ol uroBAnBeioeg TTpoo@opég, LE BAon Tov o
karw Trivaka ko 8ev BlatmioTwenke omoiadijrore amokhion:

MPOKATAPKTIKH EZETAZH MAHPOTHTAZ MPOZOOPON

MAHPQEH AMNAITHIEQN
ANAITHZEIS EFTPADON
AIATQNIZMOY cavikriricos | EHWNCOU 4 LABSUPPLIES- | opppronnics BIOTRONICS
SUPPLIERS LTD DIAGNOSTIC | T.TAAANHE & LTD LTD
SLTD LIAOE.
1 NIPOTOTYNO KAl 1 ANTIFPAGO NAI NAI NAI NAI NAI
MONOMPA®H THI KAOE SEAIAAE,
ZYMIEPIAAMBANOMENGQN KAI
TON ENTYNQN, AMO TON
MPOZ®EPONTA H EKNPOIAMO NAI NAI NAI NAS NAI
TOY (Z¢ mepimmwaeis BiAodernuéviy
oroixelwy urropef va povoypapnel
pévo n mpwrn Kai n tedeutala aeAiba)
TYMNAHPOEIH KAl YNOrPAGH NA NAI NAI 7 NAI NAI' .
/A N

Y s




r3.2.2

ENTYNOY TEXNIKHE NPOL®OPAL

TYMAAHRAIH FHNAKA
AROIHPORATICALIYMMORDOEHE
ME-HE-TEXNIKEZT-AROAIAFPADES
{sov-coappéberan

IYMNAHPQTH KAl YITOTPAGH
ENTYMOY OIKONOMIKHE NAI NAI NAI NAI NAI
NPOIGOPAL

LYMNAHPOZH MINAKA ANAAYIHE
[TIMON MONAAOE NAI NAI NAJ NAI NAI

KATAAOIQl/ dYAAAAIA

KATAZKEYASTON (sdv epapudleray, NAI NAI NAI NAI NAI
10X 0€1 Povo yia TpopunBeieg)

YAOBOAH-AEIMATOS (edv
egappdiciar-iexierpéveyia
wpopibeies)

WHPIAKO MEZO (CD) yia tv 1eXvVIKR
TIPOOROPA (€Gv £pappGLETa) NAI NAI NAI NAI NAI

YHPIAKO MEZO (CD) yia tnv

OIKOVOMIKA TIPOOPOpG (EGV NAI NAI NAI| NAI NAI
eqappdferan)

2.3 EAsyxoc rumikv mpolimobiaswy CUULETOXHC

Kard 1o o1adi0 autd Eyive €AEyXOG YWV TUTIKWV TIPOUTTOBECEWV CUMNETOXNG, OTTWC AUTES
@aivovial atov o Kdtw MMivaka kai wepiypagovial ota ‘Eyypaga tou Algywviopol. Aev

SiammoTwdnkav otmoieadrimoTe aTmokAIgEIS aTrd TIg TpoUTToBEcelg Trou Znrolviav oTa éyypaga Tou
Slaywvigpou,

EAEMXOZ TYMIKQN MPOYINOBESEQN SYMMETOXHS

AAHPQZH AMAITHZEQN
AMAITHZEIZ EFTPAPON

AIAFQNIEMOY C &V KRITICOS ELINCOU | LAB SUPPLIES -

suppLieRs p | DimchosTic | nranankra | SCENTRONGS 1 giorponcs Lt
SLTD ZIAOE.

ENTYNO «AEZMEYZH MH
ATMOZYPIHE NPOZPOPAY NAI NAI NAI NAJ NAI

XOPA ETKATAZTAIHE

AMOAEIKTIKA LTOIXEIA
IYZTAZHI ETAIPEIAL

¢ mepintwan Kowvonpaéiag, ra
oroixela oUOTaoNS MpéTe va NAI NAI NAI NAI NAI

UTGpXOUY Yia GAEC TIC LTaipleC

ENTYRIO«ITOKEIA
Jepe
popdeies)

EFFPADH-ZE

EFAREAMATILCMHNTOO
(1oxoe-péve-yia-Epya) /A

////,%\V
A G
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KATAAHAOTHTA-ZE-EXESH
METHMKATHFORIA-A]

Hove-yie-Epye)

SYMOONHTIKO
INMEREATIAT rge meplmraen
Kewvarpatias)

FIARREEQYEIQ
EMAROIQROY S remepirmwen
rowempatiac)

AIKAIOMA YROIPASDHE (0Aa
1a éviumra / SnAhoeig Tou
anarrodvTal TPETE va Eivar NAI NAI NAI NAI NAI
uTroyeypappéva amnd
eEouaiodomnpévo pdowo)

2.4 'EAsy)xoc mpoowmikig Karaaraorc

Z10 a1ddio auté n Emirpori AgioAdynong Trpoxwpnce oTov EAEYXO TG TIPOCLITTIKIG
KATaoTaong 1wy TPOsPePOVIWY GUUPWVa He Ta aToiXela Tou Tio Kdtw Flivaka:

EAEMXOZ MPOZQIIKHE KATAZTAZHZ
MAHPQSH AMAITHSEQN
AMAITHSEIS EITPAGON TR EYTET
AIAFONIEMOY ELIN PP
SEYKRTICOS | oiacnosTt | n.ranannr | SCENTRONGS | gigrronics Lo
CSLTD &IIAQE.
AHAQIH anTOﬂOleHzH
NPOZONIKHI KATAZTAZHI
NIPOZDEPONTA (ENTYRO 3.) NAI NAI NAI NAI NAI
AHAQEH-AIETOMOIHEHT
FAROIMANHEMTASTASHE
AMAQN-GOPEQN (o HeplFIcR
wou-epappolerareHpRTano
&Moug-popele)
BEBAINIH IXETIKA ME THN
NPOZITALIA TON EPTAZOMENON
nPOLTATIA NAI NAI NAI NAI NAI

Kard tov £Agyxo autd dev Slamotwenkay omoleadrimoTe amokAioeig amd 1ig TrpolToféaEig
TTou {nTouvTayv o1a £yypaga Tou Siaywviguou.

2.5 EAsyyoc Oikovouikne kat XpnuaroolKovouIkng Emdapkeiac

Ito otddlo autd n Emrporn AfioAdynong Trpoxwpnoe arov ‘EAeyxo ¢ Okovopikiig kai

XpnHarooikovopikig ETGEKEINS Twy TTPOGPEQOVTWY GUHPWVA e Ta GTOIXEIG TOU MO KATW
Mivaka:

’ A @
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EAEXOZX OIKONOMIKHS KAl XPHMATOOIKONOMIKHS EMAPKEIAS
AEN EQAPMOZETAI

ITHZE
ATMAITHZEIZ EMTPA®ON FAREASH AUAITHEECN

AIAFTQNIEMOY

Oixovoprixés Oixovopixég Omovoukéc Oiovopixés Oovonxde
Popéac......... Popéag......... Popéag......... Popéag......... dopéag.........

ORBOTHTA-METAGORASTAN
STOREION-TAN-OUONOMIKAN

KATAITAIEON-TTOM-AINAKA
TFEKMHRIQIHI THE
OIKONOMIKHE-KA}

XRHMATOONONOMIKHE

EKAAHPOIH THEADAITHEHY
EAAXIETOY-MESOY-KYKAQY
ERFAZION-TATRIA{(3)

FOYAAXIETON

ETHIION-ANOTEAEIMATON-TA
TFRIA-B)TEAEYTAIAETH

¥AARSHANHFPAGAN-H
OIKONOMIKON-KATASTAIEON

AHAQIEIL-AAAQN-POREQN *oe
sHipER-ané-EMhoucpepels)

Katd tov éAeyxo g Oikovopikhc Kai Xpnuartoolkovopikig Emdpkeiac Sev SlatricTwenkav
OTMoIEGBNTTOTE aTTOKAIOEIS aTré TIG TPOUTOBETEIC Trou EnToUvrav otd éyypaga Tou SIaywVIGHOU
amo Toug Otkovopikoug hopelic.

2.6 'EAgyxog TeXVIKGIV Kal smayyeAuankyv IKavoriTwyv

210 o180 auté n Emrporr AfloAdynong TIPOXWPNTE OTOV EAEYXO TWV TEXVIKWV Kal
ETMAYYEAUQTIKGY IKQVOTATWY TWV TPOGPEPOVTWV CUPPWVA pE Ta oToIxeia 10U MO KATW
MNivaka:

EAETXOZ TEXNIKQN KAI EMAITEAMATIKON IKANOTHTQN

AEN EQAPMOZETAI
MIAHPQEH AMAITHSEQN
ATAITHZEIS EMTPAPON
AIACQNISMOY Otxovopix6s Otxovopixdgs | Omovopixoe Oixovopxéc Orxovopixdc
Yopéag......... Popéag......... dopéag......... Yopéag......... doptag.........
¥RAREH-EYMAAHROMENOY-TOY
4
(ENFYRO—=) '
AHAQIH-H-OFIOIA-NA-FAREXEFENIKES
2 RAMPOOOPIES-TIA TA-AKOAOYOA
-ERXEIPHMATIKH AOMH

///\;g/\ |
: Py @/ .
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~TFOMEIZARAITHRIOTHTASL;
~AAREXOMENET-YFHREEIRE;
~BFKATATTATEIE-KAL-E=OHAIZMO S

©-ARIOMOT-TON-MONIMAN

ERFOAQTOYMENAON-ARG-TON
a ENAIAGEROMENO-OIKONOMIKO-GOREA
’ PYIIKAN-APOIARAN KATA-MEED-ORO
THNTEAEYTAA-TRIERA-AEN-RREAE!
NA-EINALMIKROTEROS-AR

ETOXEIATEKMHRIQEHE-THE
SRR MAQHSE S TN
SYMBAZEQN
Cévro-svneupleldusesehe-dnpdass
poptac, MOTONOIRTIKS - ToU-GuvIGaeEa
: P P
Eév-e-aviicy 0
THEGTOFOMTKO-FFOU-BUWEOTEH-o-IDIH| S EHE
arhi-8ihwen-Tou wpogpépevia-ornv-oTroia

ETMKOIVIVIaE-Tou-UTFEUBUVOU-GTe-Popta-Tou
ERTEMEOTAKE N-a0YBaoR:

& 'EMFIEIPGFNQMONQN—T-HE-OMAAAX

KATAAAHAOTHTA-BATIKON

‘ERFOY-MEBASH-TABIOFRAGIKATOY T
IHMEIQMATA

AHARIEIEZYNERFASIAL-STEAEXQN-THE
OMAAAT-ERFOY HOY-AEN-EINA

j MOMNIMOI-ERFOACTOYMENGITOY
APOEOERONTA
THRHEH-NROTY AN~ =50

S weppé{aan,—va—yiu&avéaé;@v
TEOTITIY

AHAQIEIZAAAON-DOREQN2{os
O—— | weplmuen-wou-cpappéisrarn-ohpEn-owé
élouc-popelc)

2.7 Kardoragn olKovouIK@V QOopEwV mou mpoxwpolv / ev mpoywpouv oro orddio
NG TEXVIKAS aioAdynonc

H Emrpomy AioAdynang HeTd Toug o Travin EAEYXOUS aTopdaadios OTTwe:

= wpoXWwpRoe. oy agloAdynon g TexvikAg Mpoc@opds Twv o KATW OIKOVOUIKWV

PopEwy;
Ap1Budg
OIKOVOUIKOU Emwvupia Oikovopikou ®opia
Popia
1. C &V KRITICOS SUPPLIERS LTD
2. ELINCOU DIAGNOSTICS LTD
3. LAB SUPPLIES - . FTAAANHE & ZIA O.E.
4, SCIENTRONICS LTD

— L
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BIOTRONICS LTD

= 8ev poxwprioer oty afioAéynan Tng TexviKA¢ Mpooeopds Twv o KATW OIKOVOUIKGV

Qopéwv;
OAplepog . | Ewvupia Oiovouiko( . )
IKOVOI.'JIKOU ®opéa Adyor ATréppiyng
Popia
1.
2.

3. EKOEZH AZIOAOIHZHZ

3.1 Xuvavrjosic
AJA | HMEPOMHNIA | QPA TONOZ HMEPHZIA AIATAZH
o0 . - - 1. AGIoAdYnan Texvikig Mposgopac
1. 26./10.12015 8:30 Fpageia Tou TuAyatog 2. AGioASaT OIKOVOMIKC TIDOGQOpAC
Noomheutikfc aTIVOBE | 5 5 e exBeone atiohoynang
Bpayadivou 15, ) ns L

Zuvnupéva utroBdidovral 1a MpakTiké Twv TTapatrdvw guvaviicewy ato Napdprnua A.

3.2 AloAdynon rexvikic mpoopopac

Merd amd evdehexr] peAétn Kai afloAdYNOn Twv TEXVIKWY TTPOTPOPWV €XOUV TIPOKUWEI Ta
aKoAouBa

‘OAot o1 oikovopikoi @opeic utréBaAav TEXVIKY) TPOTYopG cluQwva HE Ta €yypaga Tou
Biaywvio o,

Emouvamietar wg MNapdaptnua T ouykpimkog mivakag TEXVIKWY TRodIAYPUPUIV OAwV Twy
Eykupwyv urroBAnBeliowv wpoceopwy.

10

/

L
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3.3 AioAbynon oikovouikic MPooYopdac

H EmTpotr AGIoAOYNoNG EXEl TIPOXWPIOEI OT CUVEXEID GE EAEYXO TWV AKOAOUBWY OIKOVOMIKWIV
(QOPEWY HE OKOTTO va EVTOTIIGTOUV TUXOV apiBpnTikG AdBn ri/kan AGen amd peragopd:

E .
ApiBudg . ibaddel Mpoogspdpevn Tiun
Okovopikou Oikovopikol Dopia, .
®opéa (oc cupw)

1. C &V KRITICOS SUPPLIERS LTD 9.082,55

2, ELINCOU DIAGNOSTICS LTD 4.365,00

3. LAB SUPPLIES — M. TAAANHE & ZIA O.E. 7.859,52

4. SCIENTRONICS LTD 2.492,06

5. BIOTRONICS LTD 291,00

Emouvanterar wg Napdprnpa A cuykpimikdg Tivakag pe Tig *TIHES / *avaAuen TiHwvV TTpoo@opds .

4. ANAOEZH ZYMBAZHZ

H Emitpomr AfioAdynong elanyeitan TV kataxipwar Tou avagepdpevou diaywvigpold ge dAoug
toug Oikovopikolg Popeic (C &V KRITICOS SUPPLIERS LTD, ELINCOU DIAGNOSTICS LTD,
LAB SUPPLIES — M. TAANNHE & ZIA O.E., SCIENTRONICS LTD, Biotronics Ltd) Bdon Tou
SUYKPITIKOU TTVAKA TIHWY KAl KATakOpwong. Aev kaBopifovial GUYKEKPIpEVA TTOGH KATAKUPWONG
apol Ta avadwoipa Ba XpnoiHoTroInBolyv yia epeuvnTIkoUs Kai d1dakTikols akotrous Kal avdioya
pe v €§EMIEN TS £peuvag Ba ayopdletar o avdhoyog apiBpog avahwaipwy.

O1 npég Tou dobrikav améd 1I¢ eTaipieg eivan *GTa TAGICIA TNG OVAMEVOPEVNC TIHIAG, KPIVETAI OHWE
uTré I TEPIOTAOEIG AoYIKF Adyw ToU Tt TO GUVOAIKG KOOTOG Elval apkeTd XapnAd.

Yroypagéc peAwv Appodiou Opydvou A§ioAdynong

ONOMATENQNYMO YHOI‘W‘DH HMEPOMHNIA

Navayiwra MiATIadoug /Mﬁ 26 / /0 / 2 0 / S

Mapidvva Kwvotavtivou %\//Wv’ 26// D/ 20 1y
- 7

Nikoc MiTAetTov i 26 / )0 / 201S
/

11
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5. KATAAOIOZ NMNAPAPTHMATQN

INMAPAPTHMA A - lNpéokAnon oc ouvavrnon Emiporric AéioAdynonc

MMAPAPTHMA B - lNpaknka Xuvavrnong Emipomiic A§ioAdynonc

MAPAPTHMA I - Euykpimkoc flivakag Texvikwy Mpodiaypagwy

MAPAPTHMA A - 2uykpimixéc Mivakag Tiuwv

- 7w
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lMAPAPTHMA A - lpéokAnon os guvdvrnon Emipormic AdloAoynonc

(va emouvagdel oupmAnpwyévn n ak6Aoubn emioToAl} Kai To OXETIKG amodsikTIKG amodroMic ¢ aTouc
sUTTAEKOpEVOUC QOpEiC)

13 - 7] {@/
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23 Oxrwpplou 2015

levikn Aoyigrpia

levikd AoyioTipio T Anuoxpariag (ap. mAsopoidumou: 22302433)
Yrown: Avipéa MNaBpn

Aeukwaia

Feviké EAeyxmy ¢ Anpokpariag
EAeyknikiy Yrnpeala (ap. nAsopiotérumou: 22302071)

Yréyn: Avdpéa Xaoambmoudo

l‘Aglo)\bmon Aaywwiguod ap. NOF(2)/022/2015 wou agopd Tipopntsia avaAwailiwy epyaarnplwy NoanAsunkic

EmBupwy va oag mAnpagopfiow o1 n Emporhy AGoAéynong Tou o mévw Slaywvicpod Ba TIPAYHATOTOINGEl

oUVavVINaN 015 .......26...1...10 ../2015 peragh Twv wpiv .. :11:00 .. - .. 12:00: .. yia v agioAbynon Twv TEOsPOpWY
TIoU EXouv uTroPANGEl.

Znpeiveral on o mpolmoAoyigpds Tou avawepé.pavou daywwviopod avépyerar oe €...39.000,00......... T
oupmepiAapBavopivou Tou GNA.

Ze mepimwon mou emBupeite va mapeupeBelie o ouvavinon Tou O TAvw BEaTog, TapaKaAW OTwWC
EMKOIVWVAGETE e TV ... Mavayiwra MIATIABOUC. ....., 6T0 TRAEQWVO ap. 25 00 2193........ Kat c@ol oupTAnpPMoETE 10
ka1 pEpog g Tapoloag ematoAiig va my amogteiAets g1o mAeopoidTuTo aip. 25002864,

ZuvtovioTig Emirpomig AGoAoynang

‘Exoupe AGBer yvivon Tou Tepiexopévou g emaTohig kal gag TAREopopolpe o1 o/

............................................

Ba aPEUPEBEL, K PEPOUC TOU ..oveveiriciecieiici e , oG .1 /2015 ki wpa ... ;.

Kow.:  Eowrtepixd EAeykr Texvoh. Navemarmyiou Kumpou (nAektpovikh SistBuvon; akis.kleanthous@cut.ac.c )

14 =V 7

)
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[TAPAPTHMA B - lNpakrika Zuvavrnong Emirporic A§ioAéynone

LI

15 / /@/'
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MNPAKTIKO TYNANTHZHZ

_ Aiaywviopsg ap. .........Nog (1)/21/2015 yia Tnv TpopriBeia e€oTTMaR00 epyaaTnpiwy
NoonAeutikiig

Ita mAdicia afioAdynong Tou avagepdpevou Blaywviouol eykpibnke amd v Emrpor
Mpoagopwv ad-hoc Emitporr AgioAdynong amoteAoUpevng amd TOUG:

Mavayiwra MiAtigdoug Ei6ik0 ExmraideuTikd MpoowITiKG, ZUVTOVIOTHS
Niko¢ MitAerTov AvarrAnpwriig Kadnyntrig, MéAog
Mapidvva Kwvoravrivou Emikoupn (Evraypévn),  Méhog
cevrniennenne fOVOHOY L, (TitAog), MéAog
........................... (Ovopa) ........................(TiThOG), Méhog

Zuvavinon emipowng afloAéynong

O

H Emrtpom AgloAdynong kabodpioe v ...25../10.../2015 wg nuepopnvia ouvedplag yia v
agloAdynon Twv uroBAnBsiowv Tpoo@optiv. I cuvedpia ekToC amd Ta HEAN TG EmmiTpotrig
AgloAoynong  TrpookAfBnkav kar eKTpéOWTTOl Tou Fevikol Aoyignpiou kai m¢ EAeyKuKrAg
Ymnpeoiag Tng Kutrpiakrg Anpokpariag kadwg kai o Ecwrepikég EAsyxTric Tou TEMAK.

‘EAgyxoc wAnpotntag umoBAndticwy TIPDOTPOPWYV

Kard T cuvavinon karaypagnke n WaanaBﬁ 5 TpoGPOPWY aTrd Toug akdAauBoug oIKovoLIKoUg
popeic:

AJA | Ovopa Okovopikol Dopéa Nooo ge Eupw (xwpic GMA)
1. ETBI.JV KRITICOS SUPPLIERS 9.082,55

2. ELINCOU DIAGNOSTICS LTD 4.365,00

3. I&A%?ASEJEI?LIES - M. FANANHE 7.859,52

4. SCIENTRONICS LTD 2.492,06

5, BIOTRONICS LTD 291,00

H EmitpomA éAeyge kard mdoo OAeg ol etaupeieg uTEBaAav Ta amaItoUpEva Eyypaga TANpLg
GUUTTANPWHEVA KO UTOYPOULEVA. ZTN GUVEXEID I ETITPOTIT) ATTOQACITE OTIWG TIPOXWPIOE! HE TV
TEXVIKI) KAl OIKOVORIKA agIoAGYNGT) OAWY TWV EYKUPWY TIPOGPOPLIV, CUNTTANPLIVOVTAC TapaiinAa
TO GUYKPITIKG TTiVOKQA TEXVIKWV TPOSIaYpa@wV Kal TIHGV.

ZuptrepdouaTa Kot EIgfvnon

H Emtporm AfloAdynang opéeuva eionyeitan pog Ty Emitpottri Npoogopuv Ty Katakipwan
Tou avagepduevou dlaywviopol ot dhoug Toug Oikovopikous Popeic (C &Y KRITICOS
SUPPLIERS LTD, ELINCOU DIAGNOSTICS LTD, LAB SUPPLIES - M. FTAAANHE & ZIA O.E,,
SCIENTRONICS LTD, Biotronics Ltd) Bdon Tou auykpitikol Trivaxa TIHGY Kol KaTakupwaons. Aev
kaBopifovral ouykekpipéva TTOTG KaTakUpwaeng a@old Ta avaAwoIpd Xproigotroin8ouv yia

T i /%
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EPEUVNTIKOUG Kal BidakTikoUg oKoTroUg Kal avaloya He v e§ENIEN Tng épeuvag Ba ayopdletal o
avahoyog apiBpog avaAwaiywv. OAeg ol eraipeieq uTéBahav 1 XapnAdTeEPn TPOCYOPA Ot
OUYKeKPILEVQ €iBr Ko TTANpOi Toug Opoug Kai Tpodiaypagés Tou Siaywwicpol,

Ta mapévTa mpakTikd eykpiBnkav e Aign T cuvedplag kat ) Emtpots A§i0ASynong ToxXwpenoE
pE TN guvTagn Tng oxemkig ékBeang afloAéynong.
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lMAPAPTHMA A - Zuykpirikég Mivakac Tipwv
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 EYTKPITIKOE MINAKAE TIMQN]

r.3.2.2

~C&V R LAB
32 ELINCOU | s . =0 i
i e ‘KRITICOS DAGNOST: SUPPLIES=11. |~ SCIENTRO ‘Biotronics
24 fepiypagh SUPPLIERS | CoonoST | rananmre | NCSLID | it
oF : CSLTD. - {
z L | ZAOE.
1 Surgical Gowns € 20,00/ pe NOBID NO 8ID 3,33/pc NO BID
2 Surgical Gowns €29,00/ pe NOBID NOBID 3,34/pc NOBID
3 Pink Branula set sterlle for
blood taking NOSBID NOBID NO BID NO BID NOBID
4 mobiés plag xpiong NO BID NOBID NOBID 0,089/ pc NO BID
5 Baypaxopdpor oruAeoi €6,00/100ruy | 46.60/1000 pes NO BID NO BID NOBID
NucleoSpin Plasmid kit250 | € 355,00/250 €19500/250 | 25500/ 250
6 or prep NOBID NOBID
preps preps preps
7 NucleoSpin Tissue, € 265,00/250 o BID €290,00/250 | 470,00/ 250 NO BID
Kit/250preps préps preps preps
mIiGEL 250 €
8 NucleoSpin Gel and PCR 275,00 OB €240,00250 | 295,00/ 250 NOBID
Clean-up Kit/250 prep mi-PCR 250 € preps preps
232,00
KAPA 2G Robust Hot Start
€340,00/500x | 640,00/ 1000
9 Ready Mix, 500 x 25yl NOBID NO BID ; i NOBID
reactions 25u reactions | 50ul Reactions
€66,25
€ 260,00/ 500
) 1005001 ;
10 KAPA 2G Multiplex Mastermiy, 251 reaclions 609,00/ 400
500 x 25! reactions {Byalver NOBID ((Byoiver 0, 52/ X251 NO BID
0,6825/ )
. Reaclion)
Reaction)
100bp DNA Ladder ready-to-
use, 12 bands {100-3000bp),
" 50ug €49,00/ 50 g NO BID €26,00/50 ug NOBID NO BID
{100 lanes)
€ 39,00/15000 € 28,007 10000
12 EcoR 1, 10000 units units (Byaiver NO BID units (Byalver NOBID NO BID
0.0026/ units) 0.0028/ units)
// 4
2 . o ——
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13 Hind I, 10000 units €39,00/7300 vogp | EB0010000) o en NO BID
units units
14 | Loading Buffer (6X), 10 x 1 ml NOBID NOBID € 35,0{(’)7/, 10x 1 NOBID NOBID
Agarose Tablets 200 pes €76,00/200 | 18500/600 pcs
15 | blistered, 0,5 gr each, ready to NoBID NO BID pes (Byatver (Byaive: 0.31 NOBID
u
% 0.39 pes) ocs)
16 | Midori Green Advance, 1ml | ¢ 150,00/0,5mi NO BID €85,00/1 ml NO BID NO BID
CAryovoukAgoritia, Scale 0,05
17 pmol, HPLC purification € 1,45/8607) NO BID €0,52Bd01 NO BID NO 81D
(avafaan)
18 | Tris-Borate-EDTA, 10X, 500 mi yogn | EZHOVI0X NO BID NO BID
500 m!
19 SDF-1alpha (Human) ELISA €750,00/96 NOBID € 430,00/ 96 NO BID NOBID
Kit/96 wells wells wells
Human Testosterone ELISA, | € 750,00/96 189,60/96 | €240,00/96
20 N 'y ’ (]
Kit/96 wells o wells o NOBID NOBID
21 | Cortisol EIA Kid6wells €195,00/96 NOBID € 245,00/96 NO BID NO 8ID
wells wells
952,00/ 96
22 Oxytocin EIA Kit/480wells €735,00/96 €1.180,00/ 480 NO BID NO BID
walls wells strip wells
Lipid Hydroperoxide (LPO) | €625,00/96 §44,00/ 96 € 360,00/ 96
23 Assay Kit/36wells wells wells wells NOBID NOBID
568,00/ 96
24 | Antloxidant Assay Kit/96wells €725,00/96 €220,0096 NOBID NO BID
wells wells wells
human Beta-Endorphin, 8-EP € 385,00/96
25 ELISA Kit/96wells NOBID NOBID i NO BID NOBID
Human High mobility group
26 protein B1, HMGB-1 ELISA €945,00/96 NO BID €770,00/98 NO BID NOBID
Kit/96wells wells wells
Human thiopurine S-
/936
27 methyitransferase (TPMT) NOBID NO BID € 4650078 NO 8ID NOBID
ELISA kit/96wells wells
28 Human Chemerin ELISA €745,00/96 NOBID €395,00/96 NOBID NOBID
Kit/36wells wells wells
1.032,00/ 96
29 | Human Omentin-1, kit.96well NOBID 4450096 NO 8ID NO BID
wells wells
ab100578 €
Human Insulin ELISA € 280,00/ 96
30 klt/S6wells 745,00 NO BID ey NO B NOBID
RES3171€
22
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295,00
NPY (Human, Rat, Mouse) - € 365,00/ 96
9 EVA Kit/96wells NO8ID NOBID S NO BID NO 8ID
Human acetylcholine (Ach),
82 ELISA K196 wells NO BID NO BID NO BID NO 8ID
576,80/ 96
33 | Fas Ligand ELISA Kit96Tests | € 490,00/96 € 430.00/96 NO BID NOBID
wells wells wells
Wijrrpec-Bolprose
34 | Kabapiopiou ZwAnvapluv- €565 NOBID NO BID NO BID NO BID
Diakav
Yirpes-Bouprase
35 | Kabapiopod ZwAnvapiwy- €350 NO BID NOBID NO BID NOBID
diaAuv
Wikipeg-Bolproeg
36 KaBapigpou ZwAnvapiuy- €295 No BID NOBID NO BID NOBID
DraAwy
4,15€ each
30ml €3,75
37 PraliSia dropper NO BID NOBID NO BID 49,80€ (pkg of
60m) €4,50
12)
0,985 € each
38 BinBankd Xapri NO BID NO BID NOBID NO BID 98,50€ (pkg of
100}
32,45 € each
39 Oeppdpeipo €195,00 NOBID NOBID NO BID
. . 62,55€ each
40 ecppoycrp9 - Uypdperpo NOBID NOBID NOBID
Xtwpou
€ 235,00
39,55 € each
41 Xpévoperpo ynepiaxo NOBID NO BID NOBID NO 8ID
0,08 € each
8,15€ (pkg of
42 Tawies Mérpnong Ph €14,00 12,00 € 20,00 NO BID ) og !
€6,50/
43 Parafilm "l a00m5m NOBID 24,80 each NO BID
7.5m (75M)
6,50 each
44 Spray bottles € 8,001y NO BID NOBID NO BID
45 Clamp stand NoB8ID NO BID NO BID NO BID _NOBID
23 /W
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46 | Avnpronika mxpofioAoyiag NOBID NO BID NO BID NOBID
€58,00

47 | Eravis Mia Swhnvapiwv 13mm €11,00 NO BID NOBID NO BID NOBID

48 | Frards Ma ZwAnvapiwy 16mm €11,00 NOBID NO BID NOBID NOBID

49 | Zrari Mo SwAqvapluwy 20mm €11,00 NOBID NO BID NO BID NO BID

50 | Eraré rio SwAnvapiwv 30mm €13,00 NOBID NO BID NOBID NO 8ID

[poreivere n ayopd amé ng craipiec C &Y KRITICOS SUPPLIERS LTD, ELINCOU DIAGNOSTICS LTD, LAB
SUPPLIES - 1. FAAANHE & SIA O.E, SCIENTRONICS L7D, Biotronics Ltd Bdan rou mo mivw mivaka, Aev
KaBoplfovrar guykekpipéva moa6 Karakpwane agot Ta avaAdoia 6a xpnoiomomnbolv yia EpEuVTIKOUS Kal
O1dakTiKoUS akomous Kai avdhoya pe v e&éAiEn s épeuvag Ba ayopdderar o avaAoyo apiBds avaAwaipwy.

Me kitpivo xpuspa smionuaivovrar ol XaunAbrepeg ripés.,
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